E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7

esecarmenemiliaospina.gov.co

RESOLUCION No 6 & 8‘-’% 3

18 DIC 2016

POR LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION DE VACACIONES

La Gerente de la Empresa Social de Estado “Carmen Emilia Ospina®, en uso de sus atribuciones legales y
estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que la sefiora MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL identificada con la cédula de ciudadania niimero
36.300.386, se encuentra vinculada a la Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina” y ha trabajado
en forma ininterrumpida en las funciones de su cargo como AUXLIAR ADMINISTRATIVA.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.616.144.00) M/CTE.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre 10 de Diciembre de 2017 al
09 de Diciembre de 2018.

Que mediante Resolucién No.631 del 12 de Diciembre de 2018 le fueron otorgadas y liquidadas las
vacaciones a las cuales tenia derecho.

Que revisada el Acto Administrativo se evidencid que el periodo a disfrutar quedd a partir del 02 de Enero
de 2019 hasta 23 de Enero de 2019, que la funcionaria por motivos personales solicita a la gerencia la
reprogramacion de sus vacaciones las cuales disfrutaria a partir del 08 de Enero de 2019 hasta 28 de
Enero de 2019.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar Parcialmente el Articulo Primero de la Resolucidn 631 del 12 de
Diciembre de 2018, respecto al periodo del disfrute de las vacaciones de la sefiora MARIA FERNANDA
ARIAS CARVAJAL, identificada con la cédula de ciudadania néimero 36.300.386, el cual quedara a partir
del 08 de Enero de 2019 hasta 28 de Enero de 2019.

ARTICULO SEGUNDO: El Acto Administrativo en su articulado restante queda vigente en su totalidad.

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

8 DIC 2018
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01-TIC-027695-1-2014
COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 12 de Diciembre de 2018

Doctora

LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Subgerente

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: SOLICITUD DE CORRER DIAS DE VACACIONES
Cordial saludo,

Comedidamente acudo a usted Dra Angela para solicitarle encarecidamente el fav
correr los dias de vacaciones debido a que como familia se programaron vacaciong
familiares para la ciudad de Santa Marta el dia 14 de enero de 2019 y el regreso como
evidencian los pasajes anexo Dra. Angela son para el dia 26 de enero de 2019; es p

ello que solicito su valiosa colaboracion para que si es viable el disfrute de mii

vacaciones fueran a partir del dia 8 de enero de 2019.

Agradezco la colaboracion prestada a mi solicitud.

L !
e B Adesc

MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL
Auxiliar Administrativo

Copia Interna: Doctora - ROCIO CORREA LOZADA - Profesional Especializado | Talento Humano

Anexos: 228819_,80PORTESDEEMlSIDNDEVUELOSANTAMARTABOGOTAYBOGOTANEIVA.pdf,
Elaborado por:MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL
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Correo: maria fernanda arias carvajal - Qutiook
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Rv: Fwd: Confirmacién de emision de vuelo

leonel javela pérez <leoneljavelaperez@yahoo.es>

Mar 11/12/2018, 7:21 AM

Para: mafecilla04 @hotmail.com <mafecillad4@hotmail.com >, mafe_811@hotmail.com <mafe_811@hotmail.com >; Maria Fernanda Arias Carvajal <mafeariasc@hotmail.coms;
mafecitacc@hotrnail.com <mafecitacc@®hotmail.com>

©

Enviado desde Yahoo Mail para Android

Cc:
Enviado: mar,, 11

Sent from my iPho

J:vw.._cccﬁ_oox.=<m.ooa§m§agia$

L

—-- Mensaje reenviado --—
De: "Carlos Javela" <carlosjavela1 @gmail.com>
Para: "leoneljavelaperez@yahoo.es" <lecneljavelaperez@yahoo.es>

de dic. de 2018 a la(s) 7:14 AM

Asunto: Fwd: Confirmacion de emision de vuelo

ne

Begin forwarded message:

From: "Tiquetes baratos" <reservas@tiquetesbaratos.com >
Date: September 16, 2018 at 21:26:48 GMT-5

To: "LEONEL" <CARLOSJAVELA1@GMAILCOM >

Subject: Confirmacién de emision de vuelo

Gracias por comprar en www.TiquetesBaratos.com, a continuacién encontrari la confirmacién de su
itinerario y nimero de tiquete

QOKADAWATY3ZmYAZS1mNzFILWJIAGEALTAWAIGWMACAEAAEZMEW4SJqQZhE T22DVPIE—— — P——— —
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1izievio Correo: maria fernanda arias carvajal - Outlook
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teTtmpTmiT X Cancelar

-—-- Mensaje reenviado -----

De: "Carlos Javela" <carlosjavelal@gmail.com>

Para: "leoneljavelaperez@yahoo.es" <leoneljavelaperez@yahoo.es>
Ce:

Enviado: mar., 11 de dic. de 2018 a la{s) 7:14 AM

Asunto: Fwd: Confirmacion de emision de vuelo

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: "Tiquetes baratos" <reservas@tiquetesbaratos.com>
Date: September 16, 2018 at 21:26:48 GMT-5

To: "LEONEL" <CARLOSJAVELAT@GMAILCOM>

Subject: Confirmacién de emision de vuelo

Gracias por comprar en www.TiquetesBaratos.com, a continuacién encontrara la confirmacién de su
itinerario y niimero de tiquete

Cédigo de reserva aerolinea: Cédigo de reserva agencia:
QKDEVD QKDEVD
Nombre del viajero Namero de tiquete
LECONEL JAVELA 1342769439144
MARIA FERNANDA ARIAS 1342769439145
i CARLOS EDUARDO JAVELA 1342769439146
SANTIAGO ANDRES JAVELA 1342769439147
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IRTAPPVET Correo: maria fernanda arias carvajal - Outlook .
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VUELO QKDEVD
séb 26 ene 2019, 15:01hrs Santa Marta (Colombia) Bogota (Colombia)
sab 26 ene 2012
Linea drea: s Hora salida: 15:01hrs Hora llegada: 16:2%hrs
><.mmm.mﬂm r Numero de vuelo: 9767 Nimero de vuelo: 9767
Duracion:01hrs 28min
séb 26 ene 2019, 18:56hrs Bogota (Colombia) Neiva (Colombia)
sab 26 ene 2019
Linea érea: 3 Hora salida: 18:56hrs Hora llegada: 20:07hrs
}fﬁmm:nm ’ﬁ Ndmero de vuelo: 5275 Nimero de vuelo: 9275
Duracién:01hrs 11min
IMPORTANTE:
El transporte y otros servicios prestados por el transportista estan sujetos a las condiciones de transporte,
las cuales son citadas como referencia. Estas condiciones pueden ser solicitadas al transportista emisor del
billete. El recibo/itinerario constituye el billete de pasaje a los efectos del articulo 3 del convenio de
Varsovia, excepto en el caso de que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con
los requisitos del indicado articulo 3. Sj el viaje del pasajero termina o tiene una escala en un pais que no
sea el de salida, puede aplicarse el convenio de Varsovia, rigiendo dicho convenio y, en la mayoria de los
casos, limitando la responsabilidad de los transportistas por muerte o lesiones personales, asi como por
pérdida del equipaje o dafios al mismo. Vedse también el aviso titulado "Aviso a los pasajeros
internacionales sobre limitacién de reponsabilidad” y "Avisc a los pasajeros limitaciones de responsabilidad
por equipaje”.
POLITICA DE CANCELACION:
Entendemos que a veces los planes cambian. Nosotros no cobramos cargos por cambios o cancelaciones.
Sin embargo, la aerolinea aplica penalidades por cancelaciones o cambios las cuales debemos transferir al
pasajero. Para mayor informacion sobre |as penalidades especificas de su tiquete por favor contacte a un
asesor en nuestra linea de atencién gratuita nacional 018060 1-84253.
INFORMACION ADICIONAL DE CANCELACION
Recuerda que cualquier cambio en la cancelacion podra suponer gastos aplicables segun la disponibilidad
y la politica de la empresa.
e $ 76.000
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:num..\_.ocn_ocw.=<m.ooa.5._m§:wpia\._._w QKADAWATY37mYAZS1mNzFILWIAGEA

= b M e



